证券代码: 002460 证券简称: 赣锋锂业 编号: 临2016-083

江西赣锋锂业股份有限公司

关于非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除非公开发行限售股份的数量为 8,163,268 股, 占公司总股本的 1.08%。
- 2、本次限售股份实际可上市流通数量为 8,163,268 股,可上市流通日为 2016 年 12 月 30 日。
 - 一、公司非公开发行股份概况及股本变化情况
 - 1、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会"[2013]1424号"文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司"或"赣锋锂业")向李良彬等 8 名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)25,471,275股,公司总股本由本次非公开发行前的152,801,000股增加到178,272,275股,并于2013年12月30日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,本次发行的认购对象李良彬先生认购非公开发行股票2,040,817股,股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月,可上市流通时间为2016年12月30日(非交易日顺延)。本次发行的其他7家认购对象——周雪钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、信达澳银基金管理

GanfengLithium

有限公司和国华人寿保险股份有限公司(以下简称"本次解除股份限售对象")合计认购非公开发行股票 23,430,458 股,股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月,可上市流通时间为 2014年 12 月 30 日(非交易日顺延)。本次解除股份限售的是李良彬先生认购的非公开发行股份。

- 2、非公开发行股份完成至今股本变动情况
 - (1)实施 2013 年年度权益分派方案

公司于 2014 年 7月 4日实施完成 2013 年年度权益分派方案, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,公司总股本由 178,250,275 股增加至 356,500,550 股。本次解除股份限售对象持有的 公司有限售条件流通股数量由 2,040,817 股增加至 4,081,634 股,占 公司总股本的 1.14%。

(2) 实施 2015 年年度权益分派方案

公司于 2016 年 6 月 24 日实施完成了 2015 年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,公司总股本由 376,347,763 股增加至 752,695,526 股。本次解除股份限售对象持有的公司有限售条件流通股数量由 4,081,634 股增加至 8,163,268 股,占公司总股本的 1.08%。

二、解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行中,李良彬先生在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺:"自江西赣锋锂业股份有限公司本次非公开发行的股票上市 之日起 36 个月内,不转让本人所认购的上述股份"。

截至本公告出具之日, 李良彬先生严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 12 月 30 日。

- 2、本次解除限售股份的数量为 8,163,268 股, 占公司股份总额的 1.08%。
 - 3、本次解除股份限售的股东为:李良彬先生。
 - 4、股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东全称	所持限售条件 股份数量(股)	本次解除限售 股份数量(股)	解除限售股份数量占总股本的比例(%)	是否为高管	备注
1	李良彬	134,885,226	8,163,268	1.08	是

四、本次解除股份限售后股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增	本次变动后
	数量(股)	比例(%)	减 (+, -) 股	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	231,943,376	30.82	0	231,943,376	30.82
首发后个人类限售股	37,953,920	5.04	-8,163,268	29,790,652	3.96
高管锁定股	193,989,456	25.77	8,163,268	202,152,724	26.86
二、无限售流通股	520,752,150	69.18	0	520,752,150	69.18
三、总股本	752,695,526	100	0	752,695,526	100

五、本次解除限售股份股东对上市公司的资金占用、违规担保情况 况

- 1、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司 的非经营性资金占用;
- 2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况;
- 3、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

- 2、限售股份上市流通申请表;
- 3、股份结构表和限售股份明细表;

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年12月29日